Von: J. Lepidis [mailto:lepidis@gmx.net]

Gesendet: Montag, 30. Mai 2016 11:07

An: office@nwtu.de

Cc: Musa Cicek <musa.cicek@gmx.com>; Cevdet Girle <Cevdet24@gmx.de>
Betreff: Re: Verbindlichkeiten gegenliber DTU wegen Presidents Cup

Hallo Andreas,

uns liegt ein Schriftwechsel zwischen Antonio (geschrieben als NWTU-Président) und
der DTU vor. Inhaltlich beantragt Antonio 50.000€ fur den Prasidents Cup und bekommt
25.000€ zugesagt. Gemal3 Schreiben wird verabredet, 5.000€ auf das NWTU-Konto zu
zahlen und

20.000€ auf das ETU-Konto.

Ich muss die Email raussuchen und werde sie Dir weiterleiten, zusammen mit dem
Aufforderungsschreiben. Kann allerdings 1-2 Tage dauern.

Wir kbnnten uns dem naturlich verweigern, wirden aber riskieren, dass die DTU ewtl.
das Geld auf dem Klageweg einfordert. Was uns das dann ebenfalls viel Geld kostet. So
oder so, das Problem muss aus der Welt geschafft werden.

Ich hatte befurchtet, dass die 25.000€ zu einem Problem fuhren wirden. Ich werde
daher das Schreiben an die DTU fertig machen, mit der Bitte, uns finanziell unter die
Arme zu greifen. Warte bitte mit der Uberweisung, bis der Geldbetrag auf unserem
Konto eingegangen ist.

Grul3
Joannis

Am 30.05.2016 um 09:24 schrieb NWTU Geschéftsstelle:

Hallo Joannis, hallo Musa,

die NWTU hat von der DTU nur 5.000€ nachweislich erhalten. Diese wurde von der DTU an die NWTU
am 13.08.2015 als Zuschuss fur den Presidents Cup Uberwiesen.

Eine weitere Summe wurde von der DTU nicht an die NWTU Uberwiesen.
Soll ich trotzdem zusétzlich 20.000€ an die DTU tberweisen, die wir nicht erhalten haben?

Wenn ja, bitte ich um eine kurze schriftlichen Bestatigung/Anweisung. Schicke mir bitte dann
auch die schriftliche Aufforderung der DTU fur die Unterlagen zu.

Zur Zeit haben wir rund 40.000€ noch auf dem Konto. Bei Riickzahlung von 25.000€ miisste der
Sportverkehr vorlaufig gestoppt werden, da die Gehalter vorrangig bedient werden mussten.

Den nachsten Abschlag vom LSB und der Sportstiftung erhalten wir voraussichtlich Ende nachsten
Monat.

Mit freundlichen Grifen

Andreas Braun
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fur Taekwondo im LSB NRW"
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Vertretungsberechtigter Vorstand:
Musa Cicek, Dr. Cevdet Grle,
Joannis Lepidis

Amtsgericht Duisburg, VR 2347

Betreff: Verbindlichkeiten gegentiber DTU wegen Presidents Cup
Datum: 2016-05-30T09:00:35+0200

Von: "J. Lepidis' <lepidis@gmx.net>

An: "NWTU Geschéftsstelle”" <office@nwtu.de>

Guten Morgen Andreas,

wir sind von der DTU aufgefordert worden, den fur den Presidents Cup vom
Bundesverband zur Verfigung gestellten Betrag Uber insgesamt 25.000,- € zuriick
zu Uberweisen.

Nach langen, intensiven Gesprachen haben Musa und ich entschieden, dieser
Aufforderung nachzukommen. Im Gegenzug sichert der Bundesverband zu, uns
finanziell unter die Arme zu greifen, sollte deswegen ein finanzieller Engpass
auftreten. Diese Hilfe werden wir vorsichtshalber in Anspruch nehmen.

Daher bitte ich Dich, den oben genannten Betrag auf das Konto der DTU zu
Uberweisen.

Verwendungszweck: Ruckerstattung Mittelzuwendungen aus Presidents Cup 2016
Bonn.

Schoéne GrilRe
und eine schone Woche



WG: Verbindlichkeiten gegeniiber DTU wegen Presidents Cup

Joannis



